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Vid kommunikation med nuvarande fastighetsägaren meddelas att det inte finns intresse av 
planändringen. 
 
Lagstöd 
Enligt 13 kapitlet 2§ 1 punkten i plan- och bygglagen (2010:900) får kommunala beslut inte 
överklagas i den del de avser avbrytande av ett planarbete. Vilket gör att beslutet om att 
återkalla planuppdraget inte kan överklagas. 

Dagens sammanträde 
Planchef Leon Hansson och plansamordnare Åsa Bejemar redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Leon Hansson 
Åsa Bejemar 
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Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 
för sökanden.  
 
Eftersom alla funktioner är möjliga att ordna på boendeplanet bedöms en stoltrapphiss inte 
vara nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenlig. Intyget från arbetsterapeut och 
sjukgymnast styrker inte behovet av en stoltrapphiss.  

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Delgivning till sökande med information om hur man överklagar beslutet 
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Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
tidningar, även om det inte har fått laga kraft. 
 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del av 
beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som ansökan 
avser ligger söder om Borgehagevägen. Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 
 
Byggnaderna kommer kläs med träpanel i järnvitriol tillsammans med grått tak. 
 
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 
 
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 
 
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät som 
avtalskund eller att de blir intagna i verksamhetsområdet. 
 
Placering av byggnaderna har reviderats då det finns ett säkerhetsavstånd till ledningsrätten 
norr om tänkt tomtplats.  
 
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten kust och 
rörligt friluftsliv. 
 
Det finns inte några rödlistade eller fridlysta arter rapporterade i området.  
 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § PBL. Inga negativa yttranden har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: BORGEHAGE 1:86 Bygglov för nybyggnad av två bostadshus fritidsboende 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2024-05-08- BORGEHAGE 1:86 Bygglov för nybyggnad av två bostadshus fritidsboende. 
Bilaga 2: Ansökan BORGEHAGE 1:86 
Bilaga 3: Situationsplan BORGEHAGE 1:86 
Bilaga 4: Fasad och planritning (A1) BORGEHAGE 1:86 
Bilaga 5: Fasad och planritning (A2) BORGEHAGE 1:86 

Bedömning 
Fastigheten styckades av i tre fastigheter år 2021 efter ett positivt förhandsbesked från miljö- 
och byggnadsnämnden. Förhandsbeskedet avsåg då tre bostadshus på tre fastigheter.  
 
I översiktsplanen står det att för ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom 
eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det råder stor 
efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning 
ske genom detaljplan, som eventuellt föregås av fördjupad översiktsplan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2024-01-24 att bevilja bygglov nybyggnad av två 
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bostadshus på 95 kvadratmeter på fastigheten Borgehage 1:85 som gränsar till fastigheten 
som ansökan avser.  
 
Förvaltningen bedömer att den ansökta åtgärden bör beviljas med hänvisning till de beslut 
som togs på grannfastigheten.  
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Sökande och fastighetsägare 
Borgholm Energi för kännedom 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
Samtliga berörda grannar med meddelande om kungörelse 
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Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov på 10 år för nybyggnad av parkeringsplats klass 1, 70 
(30+40) stycken.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 152. 
 
Åtgärden gavs bygglov 2017-06-29 via nämndsbeslut med följande motivering:  
 
”I Byxelkrok saknas huvudman för allmän platsmark. Behovet av centrala P-ytor för vanliga 
personbilar är stort under viss tid av året. Samfällighetsföreningen har förklarat att inga 
schaktnings- eller beläggningsarbeten kommer att utföras utan parkering kommer att ske på 
naturmark. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att parkeringen behövs för att kunna utnyttja marken på 
ett ändamålsenligt sätt samt att det allmänna intresset är större än det enskilda. 
 
Genom att legalisera den idag olagliga parkeringen finns det möjligheter att tidsbegränsa 
parkeringen, att begränsa den enbart för personbil klass 1 samt att hindra att den används 
för uppställning av husbilar och husvagnar (camping). 
 
Åtgärden anses stämma överens med planens syfte och kan därför accepteras.” 
 
Eftersom det inte har utfärdats något slutbesked för åtgärden inom lovets giltighetstid har 
därför bygglov behövts sökas på nytt. Efter samråd med förvaltningen samt chefen för miljö- 
och byggavdelningen har sökande valt att ändra sin ansökan till tidsbegränsat bygglov för 
parkeringen.  
 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § PBL. Sista svarsdag är 2024-05-10.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: BÖDA-TORP S:3 Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av parkeringsplats 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2024-05-08- BÖDA-TORP S:3 Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av parkeringsplats  
Bilaga 2: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
2024-04-17- BÖDA-TORP S:3 Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av parkeringsplats 
Bilaga 3: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
den 2024-04-03- BÖDA-TORP S:3 Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av parkeringsplats 
Bilaga 4: Blankett begäran om slutbesked - BÖDA-TORP S:3 
Bilaga 5: E-post meddelande från Torps by samfällighetsförening - BÖDA-TORP S:3 
Bilaga 6: Teknisk beskrivning - BÖDA-TORP S:3 
Bilaga 7: Karta - BÖDA-TORP S:3 
Bilaga 8: Geoveta: Dagvattenutredning Byxelkroks hamn, Borgholms kommun, Öland 
Bilaga 9: Start-PM för detaljplan BYXELKROK 1:1 med flera 
Bilaga 10: Ansökan - BÖDA-TORP S:3 

Bedömning 
Vid tiden när bygglovet gavs för parkeringen var det brist på parkeringsplatser i centrala 
Byxelkrok. Förhållanderna på platsen har förändrats från den tiden i och med 
utbyggnaden/utfyllnaden av hamnområdet som innebar att en ny parkeringsyta anlades. 
Den ytan används idag som parkering. Utbyggnaden/utfyllnaden av hamnområdet gjordes 
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efter att bygglov gavs för parkeringen som ansökan avser.  
 
I slutet av 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny detaljplan över hamnområdet i 
Byxelkrok. I förslaget som togs fram redovisades ett antal nya parkeringsmöjligheter väster 
om väg 136. Förslaget innebar bland annat att återvinningstationen norr om infarten till 
hamnområdet skulle flyttas för att skapa fler parkeringsplatser. Området som ansökan avser 
ingår inte i den nya detaljplanen men antalet parkeringar som ansökan avser tillgodoses i 
den nya planen. Detaljplanearbetet har dock pausats i väntan på utbyggnaden av Vatten- 
och avloppsledningsnätet i området. 
 
Förvaltningen bedömer att parkeringsplatserna behövs för att tillfredsställa det behov som 
finns för parkeringar i centrala Byxelkrok i väntan på att den nya detaljplanen blir klar. I 
förslaget till den nya detaljplanen redovisas ett antal nya parkeringsplatser i området som då 
borde tillgodose det behov som finns och därav är ett tidsbegränsat bygglov på 10 år den 
bästa lösning för att tillfälligt lösa parkeringsmöjligheterna till dess att den nya detaljplanen 
vunnit laga kraft. En förlängning på ytterligare fem år är möjlig om en ny ansökan inkommer 
innan det tidsbegränsade bygglovet går ut. Efter de tidsbegränsade bygglovet går ut ska 
marken återgå till att vara parkmark som detaljplanen anger och som är önskat av berörda 
sakägare.  
 
Åtgärden uppfyller kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § PBL. 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Sökande och fastighetsägare. 
Delgiving till fastighetsägarna till Böda-Torp 31:2, Böda-Torp 4:32 och Böda-Torp 27:1 som 
inkommit med synpunkter med information om hur man överklagar beslutet 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.  
Samtliga berörda grannar med meddelande om kungörelse 

 

24S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 3
61

ba
64

c-
22

e6
-4

44
a-

b2
f3

-7
b2

4a
a3

b3
80

e





 

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (3) 
 

som en fördel ju närmre Sotehögsvägen en kommande byggnad hamnar. Sammantaget 
anser sökande att allt talar för att en dispens för att bygga på prickmark skulle kunna 
medges.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: KLINTA 5:35 Förhandsbesked nybyggnad 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2024-05-08- KLINTA 5:35 Förhandsbesked nybyggnad 
Bilaga 1: Förrättningskarta KLINTA 5:38 
Bilaga 2: Fotografi tomt KLINTA 5:38 
Bilaga 3: Kartutdrag KLINTA 5:38 
Bilaga 4: Ansökan KLINTA 5:38 

Bedömning 
Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea 100 kvadratmeter, är högsta 
byggnadshöjd 3 meter, är högsta tillåtna taklutning 25 grader, får punktprickad mark inte 
bebyggas. 
 
Prickmark är en bestämmelse som används som placeringsbestämmelse, för att visa var på 
en fastighet det inte är tillåtet att placera byggnader. Prickmark används även för att 
begränsa byggrätten. Kommunen har alltså i detaljplanearbetet utformat den byggbara ytan 
för fastigheterna med hänsyn till allmän lämplighet. 
 
Pröva frågan om förhandsbesked fyller egentligen ingen funktion då detaljplanen redan 
beskriver fastighetens förutsättningar. Möjligtvis skulle det vara möjligt om frågan gällde en 
mindre avvikelse som till exempel några kvadratmeter överyta men en placering helt på 
prickmark är inte en liten avvikelse. 
 
Förvaltningens bedömning är att när man bygger nytt har man alla möjligheter att följa 
detaljplanens bestämmelser. Det saknas därför skäl till att placera byggnaden på mark som 
ej får bebyggas då det inom fastigheten finns mark som får bebyggas. 
 
På en tidigare obebyggd fastighet har fastighetsägare all möjlighet till att följa detaljplanens 
förutsättningar vid nybyggnation. Om fastighetsägaren i stället vill utföra den åtgärd som 
ansökan avser krävs att en ny detaljplan görs, likt den som har gjorts söder om fastigheten. 
På Klinta 5:39 har nämligen en ny detaljplan gjorts som möjliggör en annan placering. 
 
På grund av ovanstående skäl anser förvaltningen att det är onödigt att höra berörda 
sakägare i ärendet. 
 
Åtgärden bedöms inte som en liten avvikelse enligt 9 kap 31b § Plan- och bygglagen (PBL).  
 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. 
 
Lagstöd 
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, 
ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
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avsedda platsen. 
 
Enligt 9 kap 31b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag.  

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Delgivning till sökande och fastighetsägare med information om hur man överklagar beslutet  
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Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 18. 
 
Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea 5 procent av tomtytan  
(2439 kvadratmeter) vilket ger 121,95 kvadratmeter. 
 
Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea på 168,2 kvadratmeter, placeras 3,5 meter 
från gräns mot Böda Kronopark 2:207. 
 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § PBL. Inga negativa yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: BÖDA KRONOPARK 2:206 Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt komplementbyggnad 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2024-05-08- BÖDA KRONOPARK 2:206 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
samt komplementbyggnad 
Bilaga 2: Grannemedgivande BÖDA KRONOPARK 2:206 
Bilaga 3: Situationsplan BÖDA KRONOPARK 2:206 
Bilaga 4: Fasad och planritning BÖDA KRONOPARK 2:206 
Bilaga 5: Fasad och planritning BÖDA KRONOPARK 2:206 
Bilaga 6: Material/kulörbeskrivning BÖDA KRONOPARK 2:206 
Bilaga 7: Ansökan BÖDA KRONOPARK 2:206 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens 
bestämmelser avseende 

- avstånd till tomtgräns 3,5 meter mot gällande 4,5 meter, 
- byggnadsarean 168,2 kvadratmeter mot gällande max 121,95 kvadratmeter, 

Då berörd granne medgiver mindre avstånd till gräns är inte placeringen planstridig. 
 
Byggnadsarean överskrids med 46,25 kvadratmeter vilket blir 37,9 procent. Om man istället 
tittar på exploateringsgraden så blir den 6,9 procent mot gällande 5 procent. Då tomterna i 
området är stora och att liknande avvikelser tidigare har godtagits bedöms avvikelsen som 
liten. 
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 31 b § PBL. 

Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Ulf Grandin redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Jäv 
Stefan Bergman (FÖL) anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i beslut.  

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag.  
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Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Sökande och fastighetsägare 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
Samtliga berörda grannar med meddelande om kungörelse 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2024-05-08-  Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 
Bilaga 2: Beräkning byggsanktionsavgift  bilaga 1 
Bialga 3: Beräkning byggsanktionsavgift  bilaga 2 
Bilaga 4: Sotaren Sandher & Co – Besktingsprotokoll   
Bilaga 5: Bygganmälan   
 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rökkanal (6 
kap 5 § PBF).  
 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
 
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap PBF. 
 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Delgivning till fastighetsägaren med information om hur man överklagar beslutet, REK + MB 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse:  Åtgärder utförda utan startbesked installation eldstad 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
den 2024-05-08- Åtgärder utförda utan startbesked installation eldstad 
Bilaga 2: Beräkning byggsanktionsavgift   
Bilaga 3: Sotaren Sandher & Co – Besktingsprotokoll   
Bilaga 4: Yttrande från sökande  

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rökkanal (6 
kap 5 § PBF).  
 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
 
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap PBF.  
 
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning.  
 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Delgivning till fastighetsägare med information om hur man överklagar beslutet, REK + MB  
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Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
den 2024-05-08-  Åtgärder utförda utan anmälan Installation 
eldstad 
Bilaga 2: Yttrande från sökande  
Bilaga 3: Beräkning byggsanktionsavgift  
Bilaga 4: Sotaren Sandher & Co – Besktingsprotokoll  

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en väsentlig ändring av en eldstad till exempel installation av en 
kassett (6 kap 5 § PBF).  
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap PBF.  
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning.  
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Delgivning till fastighetsägare med information om hur man överklagar beslutet, REK + MB  
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2021-07-30 inkom kontrollansvarig med handlingarna inför slutbesked, i kontrollansvarigs 
utlåtande saknades information att eldstad/rökkanal kvarstod och att man önskade ett 
interimistiskt slutbesked.  
2021-09-01 meddelades ett definitivt slutbesked i ärendet, trots att sökanden tidigare 
informerats om möjligheten till ett interimistiskt slutbesked med motiveringen ”Kamin utgår ur 
bygglovet. Om kamin ska installeras i ett senare skede så ska anmälan ske till 
byggenheten”.  
 
2021-11-04 besiktigades en eldstad på tomt 7 enligt sotarprotokollet. 
 
2021-11-22 lämnades en anmälan för eldstad in till byggenheten. 
 
2021-12-02 meddelades startbesked för eldstaden/rökkanalen. I startbeskedet beslutade 
man att inte ta ut någon avgift för ärendet ”då kaminen var med i bygglov men missades vid 
slutbesked. 
 
2023-09-20 beslutade nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse:  Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad, Tomt 7 
Bilaga 1: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
den 2024-05-08- Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad, Tomt 7 
Bilaga 2: Länsstyrelsen Kalmar län: Beslut för överklagande av beslut om 
byggsanktionsavgift -  
Bilaga 3: Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2023-09-
20- Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 
Bilaga 4: Borgholms kommun: Delegationsbeslut - Startbesked beviljas 
Bilaga 5: Borgholms kommun: Delegationsbeslut - Slutbesked utfärdas 
Bilaga 6: Borgholms kommun: Protokoll slutsamråd  

Dagens sammanträde 
Bygglovschef Hilda Karlsson redogör för ärendet.  
 
Ordförande tackar för redovisningen. 

Yrkande 
Börje Ekstam (V)  yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad 
delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
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Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och 
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Sekreterare : Mathilda Hjelm

Ordförande: Lars Ljung 2:e vice ordförande: Marcel van Luijn
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